Entidade: Associagéo Fundo de Incentivo a Pesquisa - AFIP
Contrato de Gestéo: N° 402/2018-FMS - CAC Guarulhos
Objeto do Contrato: Gerenciamento e realizagdo de exames clinicos laboratoriais

Processos de compras realizados e destinados ao enfrentamento do Coronavirus

Cotacdo de Pregos Compra

Ordem Empresa CNPJ Objeto valor Meio | PEDIDO Data Empresa CNPJ Valor Unitéario | Quantidade | Valor Total
Cotagdo 1 |GPZ 57.011.405/0001-42 [SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML R$ 0,24 |[E-MAIL
Cotacdo 2 [GLOBAL 04.559.470/0001-40 [SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML NAO TEM [E-MAIL| 396890 |26/08/2021 GPZ 57.011.405/0001-42 | R$ 0,24 2200 R$ 520,30
Cotacéo 3 |LUCENA 65.944.753/0001-90 | SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML NAO TEM [E-MAIL
Cotacéo 1 |C M HOSPITALAR | 12.420.164/0001-57 [SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON R$ 0,48 |[E-MAIL
Cotagdo 2 [DUPATRI 04.027.894/0003-26 [SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON R$ 3,70 |E-MAIL| 396846 25/ago  |C M HOSPITALAR| 12.420.164/0001-57 | R$ 0,48 8000 R$ 3.834,40
Cotacéo 3 |CBS 48.791.685/0001-68 [SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON R$ 0,56 |E-MAIL
Cotacéo 1 |DESKARPLAS 00.424.413/0001-01 | TUBO FALCON 15ML ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL [ R$ 0,56 |E-MAIL
Cotacéio 2 |CBS 48.791.685/0001-68 | TUBO FALCON 15ML ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL [ R$ 0,72 |[E-MAIL| 396848 25/ago DESKARPLAS |00.424.413/0001-01| R$ 0,56 4000 R$ 2.240,00
Cotacéo 3 |C M HOSPITALAR | 12.420.164/0001-57 [TUBO FALCON 15ML ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL | R$ 1,05 |E-MAIL
Cotacéo 1 |LABOR IMPORT | 01.005.728/0011-40  MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO R$ 0,28 |E-MAIL
Cotacéo 2 |MASTER H 11.730.935/0001-40 [MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO R$ 0,32 |E-MAIL| 396841 25/ago LABOR IMPORT | 01.005.728/0011-40| R$ 0,28 1800 R$ 500,40
Cotacédo 3 |MEDIX 10.268.780/0001-09 [MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO R$ 0,52 |[E-MAIL




FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA  FILIAL DATAREF PEDIDO NOTA FISCAL

000023 01 DESKARPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESKARPLAS AFIP 88-GUAR HOSP PIMENTAS BONSUCESSO 2021/08 (396848 | RS 2.240,00 |ENTREGA FUTURA
000113 01 GPZ COMERCIAL LTDA GPZ AFIP 88-GUAR HOSP PIMENTAS BONSUCESSO 2021/08 (396890 | RS 520,30 |ENTREGA FUTURA
007500 01 C M HOSPITALAR S A (RPO) CIRURGICA MAFRA AFIP 88-GUAR HOSP PIMENTAS BONSUCESSO 2021/08 (396846 | RS 3.834,40 |ENTREGA FUTURA
008410 01 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP E EXP LTDA LABOR IMPORT AFIP 88-GUAR HOSP PIMENTAS BONSUCESSO 2021/08 (396841 | RS 500,40 |ENTREGA FUTURA




AFIP - Associacdo Fundo de Incentivo a Pesquisa

Ponto de Pedido - 396841

ORCAMENTO

FREFEITUES DE

- GUARULHOS

PONTO DE PEDIDO

Quantidade PRODUTO LABOR MASTER MEDIX

1.800 MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO RS 0,28 | RS 0,32 | RS 0,52




11/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Valor Mascara

Flavia Badaro Velis <flavia.velis@bunzlsaude.com.br>
Qua, 11/08/2021 13:38
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Oi Carla, boa tarde!
Cx ¢/50 und — RS 13,90.

Att,

Flavia Badaro

m Consultora de vendas
S;EICIE (11) 3652-2525 | (11) 3195-8640

SOLUCAD EM SUPRIMENTGS (11) 9 8924-3626 (WhatsApp)
flavia.velis@bunzlsaude.com.br

bunzisaude.com.br @009@0@6

g
R
F

0 Seu Portal de Compras da Sadde.
LABORCARE PROCARE JOLIDQR

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 11 de agosto de 2021 10:08
Para: Flavia Badard Velis <flavia.velis@bunzlsaude.com.br>
Assunto: Valor Mascara

CUIDADO: E-mail externo. Nao clique em links ou abra anexos, a menos que reconheca o remetente e saiba que o
conteudo é seguro.

Bom dia Flavia!

Pode nos enviar por favor o valor da mascara descartavel para que possamos anexar em nossas
cotagdes.

No aguardo.
Obrigada.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTcBMGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMMmZKNDUzOAAQAI2ZKAWIdUIFLIEOKrJMbM...  1/1



MASTER H|G|MED www.masterhigimed.com.br
N\ /  DISTRIBUINDO SAUDE E BEM ESTAR

Sao Paulo, 28 de junho de 2021.

De: MASTER HIGIMED COM PROD HIG E HOSP LTDA — CNPJ 11.730.935/0001-40
AFIP

Readequacdo de Preco Mascara Descartavel

A/C.: Compras

Comunicado de Realinhamento de Precos

Mediante a baixa no valor da matéria prima, assim como o Délar comercial, estamos enviando o
realinhamento do valor a ser considerado para os préximos pedidos de mascara descartavel tripla
camada, desconto concedido de 20%. Abaixo o valor a ser considerado:

PRODUTO VALOR UNITARIO
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ ELASTICO SEPTI RS 0,32

Vélido a partir de 28/06/2021.

Patricia Medeiros - Master Higimed

Comercial

Matriz SP: Rua Edmundo de Carvalho, 777 - Vila Natalia — Sdo Paulo — SP - CEP 04251-000.
Tel.: (11) 3996-2467

Filial RJ: Av. Nova York, 371 Bonsucesso - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 3738-3004

Filial Campinas: Rua Alfredo da Costa Figo, 216, Bairro Santa Candida — Campinas — Sdo Paulo

Tel.: (19) 3709-7220
- . I m

sac@masterhigimed.com.br




24/08/2021 Mascara Tripla Descartavel Com Filtro (BFE 295%) Branca - Caixa 50 un.

Pesquisar... Entrar / Criar conta 1

Fechar Minha conta Carrinho

MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL COM FILTRO
COR BRANCA - COMELASTICO

Mascara Tripla Descartavel Com Filtro (BFE 295%) Branca - Caixa 50 un.

Economize R$ 7,27

Preco: R$ 25,99 R$ 33,26

Quantidade: 1 v

Adicionar ao carrinho
Compre ja

Compartilhe esse produto

Privacy - Terms

https://loja.medixbrasil.com.br/collections/mascaras/products/mascara-tripla-descartavel-com-filtro-bfe-95-caixa-50-unidades 1/5



AFIP - Associacdo Fundo de Incentivo a Pesquisa

Ponto de Pedido - 396846

ORCAMENTO
FREEIEITURSE OLE
PONTO DE PEDIDO
Quantidade PRODUTO CREMER DUPATRI CBS
8.000 [SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON RS 0,48 | RS 3,70 | RS 0,56




25/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RE: Cotagao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br>
Qua, 25/08/2021 10:40

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Bom dia, tudo bem?

Segue cotagdo com os itens solicitados e disponiveis em estoque no momento.
Fico a disposicdo, e no aguardo da sua aprovacao.

CM Hospitalar S_A_ Orcamentos  Folha 1 de 1

Fone: (61) 2104.3401 Data: 25/08/2021 Contato: ANA. KRUEGER Orgamento n°® 6206081
Cliente: ASSOCIACAOQ FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - C5023672 Tel.: 011 23880889
Contato: Fax:

Enderego: R SAO JOSE DO PARAISO, 100 - 07243550 - Guarulhos - SP
Conforme vossa solicitagéo, temos a satisfacdo de fornecer nosso(s) pre¢o(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

It. Cod Discriminagio Marca E“,}Eﬂ'raa% UN Embalagem Qtde Pr.Unitario Pr.Embal. Total
1998739 SWAB RAYOIN ESTERIL IND PC/100 NEOLAB NLDG06-1M ALLLABCOME 1 PA PCT 100 UNID 80 0,4793 47,9345 3.834.7600
2134251 TUBO FALCOM 15ML ESTERIL IND PC/50 CRAL 614084 CRALPLAST - 1 PCT PCT 50 UNID 80 1,0587 52,9344 42347520
3999100 MASCARA DESC TRIPLA C/ELAST CONSOLIDADA PCT C/ 50 PROCITEX CREMER 1 PCT PCTC/50 UNIDADES 30 0,2140 10,7000 321,0000
4 8487 ALCOOL 70GL ANTI-SEPTICO 1L USO PELE (RIALCOOL) RIOQUIMICA 12 FRA FRASCO 1000 ML 60 10,3606 10,3606 6216360

Total do orgamento: 9.012,1500

Condigbes de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade: 27/08/2021

OBSERVAGCOES:
[EXP:*DIAGNOSTICA®]

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CM Hospitalar S.A.

WhatsApp: (47) 2123-8786

Ana Paula Rodrigues Krueger
Assistente de Vendas

0800-729-3090

Diagnéstica Cremer Blumenau

Rua Iguagu, 291/444

Itoupava Seca, Blumenau—SC

CEP: 89030-030

ana.krueger@diagnosticacremer.com.br

www.diagnosticacremer.com.br

https://www.viveo.com.br/cliente/
Mel

Canal de Etica Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 09:56
Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Bom dia,

Solicito cotac¢do dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO 1500
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 50
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML 1000

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADUyYZTZKY Tk2LTc3MGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZkNDUzOAAQAIqFs9YoFwllI0eHsmdH;jX...

12


http://www.diagnosticacremer.com.br/
https://www.viveo.com.br/cliente/
mailto:eticaviveo@deloitte.com
http://www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

’ duscalri

HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0003-26) - GO

Orgamento: 1042657 Data: 24/08/2021 Condi¢do de Pagamento: 30DD
Atendente: 39-PATRICIA OLIVEIRA DOS SAlValidade do Orgamento: 27/08/2021 Prazo/Entrega:
Cliente: 9356-ASSOC.FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
Enderego: R SAO JOSE DO PARAISO, 100
Telefone: (11) 2388-0861
Item Codigo Descri¢do Quantidade Pr. Caixa Prego Unit. Total
[ - -
1 18473 CLOR.SODIO 0,9% 200/10ML-SAMTEC - CLORETO DE 5 79,6500 0,3983 398,25
SODIO INJ
2 37443 SWAB PLASTICO COM STUART ESTERIL C/100 - CRAL - a1 370,0000 3,7000 15.170,00

HASTE FLEXIVEL

TOTAL DOS ITENS:

15.568,25

Pagina 1



25/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br>
Ter, 24/08/2021 18:05

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br>

Carla, boa tarde!

Segue abaixo a cotacao solicitada,

MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NEVE (50) PC 0,2048
ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML PROLINK/ITAJA (12) FR 77,5329
SWAB COLETA AMOSTRA EST HASTE PLAST PONTA RAYON CRAL (100) PC 0,5597
TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL INDIVIDUAL CRAL C/50 PT 35,8400

Atenciosamente
Renie
CBS Médico Cientifica - SP

Fone: (11) 3564-1007
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]

Enviada em: terca-feira, 24 de agosto de 2021 16:16

Assunto: Cotacdo Para o CNPJ] 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)
Boa tarde,

Solicito cotacdo dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO 1500
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 50
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML 1000
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML 2000
SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON 8000
TUBO FALCON 15ML ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL 4000

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADUyYZTZKY Tk2LTc3MGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZkNDUzOAAQAIqFs9YoFwllI0eHsmdH;jX...

m


mailto:cbs.vendas@terra.com.br

AFIP - Associacdo Fundo de Incentivo a Pesquisa

Ponto de Pedido - 396848

ORCAMENTO

FREFEITUES DE

GUARULHOS

PONTO DE PEDIDO

Quantidade PRODUTO DESKARPLAS CBS CREMER

4.000 [TUBO FALCON 15ML ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUJ{ RS 0,56 [ RS 0,72 | RS 1,05




DESKARPLAS IND E COM LTDA.

AV. MARIA JOSE BECHELLI BATALHA, 299 - CESAR DE SOUZA

MOGI DAS CRUZES - SP - CEP : 08820-515
Tel : 11 4792-4242 Fax : 11 4792-4242

Pag.:1del

Proposta : 41.120 Emissdo : 25/08/2021
Vendedor : JAQUELINE
A : AFIP- GUARULHOS
RUA SAO JOSE DO PARAISO, 100 - PARQUE DAS NACOES
GUARULHOS - SP - Cep : 07243-550 Tel : 11 2388-0869 Fax :
a/c
Atendendo sua solicitagéo, estamos enviando para sua avaliagao proposta descrita abaixo:
It Cédigo Descrigédo Quantidade Vr.Unitario Vr.Total
01 R897K TUBO FALCON 15ML GRAD TPA ROSCA PCT C/50 ESTERIL 80 PT 28,00 2.240,00

Total R$ 80 2.240,00

***xx CONDICOES PARA FORNECIMENTOQ *****

Forma de Pagamento : DUPL. 28 DDL
Prazo de Entrega . 04 DIAS

IP1-0

Validade da proposta : 5 DIAS CORRIDOS.
Faturamento Minimo: R$ 900,00

Marca: DESKARPLAS

Fabricacdo Nacional

Atenciosamente

JAQUELINE



25/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RE: Cotagao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Ana Paula Rodrigues Krueger <ana.krueger@cremerdiagnostica.com.br>
Qua, 25/08/2021 10:40

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Bom dia, tudo bem?

Segue cotagdo com os itens solicitados e disponiveis em estoque no momento.
Fico a disposicdo, e no aguardo da sua aprovacao.

CM Hospitalar S_A_ Orcamentos  Folha 1 de 1

Fone: (61) 2104.3401 Data: 25/08/2021 Contato: ANA. KRUEGER Orgamento n°® 6206081
Cliente: ASSOCIACAOQ FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - C5023672 Tel.: 011 23880889
Contato: Fax:

Enderego: R SAO JOSE DO PARAISO, 100 - 07243550 - Guarulhos - SP
Conforme vossa solicitagéo, temos a satisfacdo de fornecer nosso(s) pre¢o(s) da(s) mercadoria(s) abaixo relacionada(s)

It. Cod Discriminagio Marca E“,}Eﬂ'raa% UN Embalagem Qtde Pr.Unitario Pr.Embal. Total
1998739 SWAB RAYOIN ESTERIL IND PC/100 NEOLAB NLDG06-1M ALLLABCOME 1 PA PCT 100 UNID 80 0,4793 47,9345 3.834.7600
2134251 TUBO FALCOM 15ML ESTERIL IND PC/50 CRAL 614084 CRALPLAST - 1 PCT PCT 50 UNID 80 1,0587 52,9344 42347520
3999100 MASCARA DESC TRIPLA C/ELAST CONSOLIDADA PCT C/ 50 PROCITEX CREMER 1 PCT PCTC/50 UNIDADES 30 0,2140 10,7000 321,0000
4 8487 ALCOOL 70GL ANTI-SEPTICO 1L USO PELE (RIALCOOL) RIOQUIMICA 12 FRA FRASCO 1000 ML 60 10,3606 10,3606 6216360

Total do orgamento: 9.012,1500

Condigbes de pagamento: 30 DIAS Prazo Entrega: Validade: 27/08/2021

OBSERVAGCOES:
[EXP:*DIAGNOSTICA®]

Estamos no aguardo de uma resposta afirmativa, e colocamo-nos a seu inteiro dispor para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

CM Hospitalar S.A.

WhatsApp: (47) 2123-8786

Ana Paula Rodrigues Krueger
Assistente de Vendas

0800-729-3090

Diagnéstica Cremer Blumenau

Rua Iguagu, 291/444

Itoupava Seca, Blumenau—SC

CEP: 89030-030

ana.krueger@diagnosticacremer.com.br

www.diagnosticacremer.com.br

https://www.viveo.com.br/cliente/
Mel

Canal de Etica Viveo: 0800 721 9152 | eticaviveo@deloitte.com | www.ethicsdeloitte.com.br/viveo

De: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Enviado: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 09:56
Assunto: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Bom dia,

Solicito cotac¢do dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO 1500
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 50
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML 1000

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADUyYZTZKY Tk2LTc3MGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZkNDUzOAAQAIqFs9YoFwllI0eHsmdH;jX...
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25/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br>
Ter, 24/08/2021 18:05

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br>

Carla, boa tarde!

Segue abaixo a cotacao solicitada,

MASCARA BRANCA C/ELASTICO TRIPLA NEVE (50) PC 0,2048
ALCOOL ETILICO 70% DESINFETANTE 1000ML PROLINK/ITAJA (12) FR 77,5329
SWAB COLETA AMOSTRA EST HASTE PLAST PONTA RAYON CRAL (100) PC 0,5597
TUBO TIPO FALCON 15ML ESTERIL INDIVIDUAL CRAL C/50 PT 35,8400

Atenciosamente
Renie
CBS Médico Cientifica - SP

Fone: (11) 3564-1007
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]

Enviada em: terca-feira, 24 de agosto de 2021 16:16

Assunto: Cotacdo Para o CNPJ] 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)
Boa tarde,

Solicito cotacdo dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO 1500
ALCOOL 70% LIQUIDO 1 LITRO PARA SUPERFICIE 50
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML 1000
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML 2000
SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON 8000
TUBO FALCON 15ML ESTERIL EMBALAGEM INDIVIDUAL 4000

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADUyYZTZKY Tk2LTc3MGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZkNDUzOAAQAIqFs9YoFwllI0eHsmdH;jX...

m


mailto:cbs.vendas@terra.com.br

AFIP - Associacdo Fundo de Incentivo a Pesquisa

Ponto de Pedido - 396890

ORCAMENTO

FREFEITUES DE

- GUARULHOS

PONTO DE PEDIDO

Quantidade PRODUTO GPZ GLOBAL LUCENA

2200 SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML RS 0,24 |NAO TEM NAO TEM




27/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br>
Qua, 25/08/2021 17:58

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: cbs.vendas@terra.com.br <cbs.vendas@terra.com.br>

Carla, boa tarde!

Segue abaixo a cotagao solicitada.

SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML

1000

SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML

2000

Apesentacao
c/

20 und RS
4,73

10 und RS
5,45

Atenciosamente
Renie
CBS Médico Cientifica - SP

Fone: (11) 3564-1007
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 17:46

Assunto: Cotagao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Boa tarde,

Solicito cotacao dos itens abaixo:

SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML

1000

SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML

2000

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTc3MGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKkNDUzOAAQAEt2IpAjgNRIjEts %2FkV3Jus%3D
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27/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

Re: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Adriana - Globalfarma <adriana@globalfarma.com.br>
Qua, 25/08/2021 14:56

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Boa tarde Carla!!!
Nao disponho deste produto em estoque no momento.

Att,

Adriana Di Ossoli
Pa Vendas

9 GlobalFarma +5511 2090 4776

adriana@globalfarma.com.br
www.globalfarma.com.br

o
]
I

From: Carla Cristina Da Silva
Sent: Wednesday, August 25, 2021 10:36 AM
Subject: Cotagdo Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHQS)

Bom dia,

Solicito cotagao dos itens abaixo:

SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML 1000
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML 2000

https://outlook.office.com/mail/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTc3MGMtNDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKkNDUzOAAQAEt2IpAjgNRIjEts %2FkV3Jus%3D  1/1



27/08/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

Re: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

atacado cirurgicalucena <atacado@cirurgicalucena.com.br>
Qua, 25/08/2021 11:57

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Bom Dia !!!

Infelizmente ndo temos estoque dos materiais solicitados
Nos colocamos a disposi¢éo para maiores informagdes

Grata

Att. Elaine Menegossi — Comercial e Vendas

atacado@cirurgicalucena.com.br CNPJ 65944753/0001-09

Tel. (11)2231 9554 /Cel (011) 99782 4624

Livre de virus. www.avg.com.

Em qua., 25 de ago. de 2021 as 10:36, Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br> escreveu:
Bom dia,

Solicito cota¢do dos itens abaixo:

SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 10ML 1000
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML 2000
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