Entidade: Associa¢do Fundo de Incentivo & Pesquisa - AFIP
Contrato de Gestdo: N° 402/2018-FMS - CAC Guarulhos
Objeto do Contrato: Gerenciamento e realizacdo de exames clinicos laboratoriais

Processos de compras realizados e destinados ao enfrentamento do Coronavirus
Cotacao de Precos Compra
Ordem [Empresa CNPJ Objeto valor Meio | PEDIDO Data Empresa CNPJ Valor Unitario | Quantidade| Valor Total
R$ 0,63 [EMAIL
0,63 4000 R$ 3.944,20

Cotacdo 1 [HIGILIFE |21.940.080/0001-35 |SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON
Cotacgéo 2 [CBS SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON
Cotagéo 3 [DUPATRI SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON R$ 5,49 [EMAIL

R$ 0,63 [EMAIL| 393236 |23/06/2021| HIGILIFE|21.940.080/0001-35| R$




FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA  FILIAL DATAREF  PEDIDO TOTAL DESCRI
006049 01 D.S. CRUZ PRODUTOS PARA LIMPEZA E LABOR  HIGILIFE AFIP 88-GUAR HOSP PIMENTAS BONSU( 2021/06 393236 3.944,20 ENTREGA FUTURA



AFIP - Associacdo Fundo de Incentivo a Pesquisa

Ponto de Pedido - 393236

ORCAMENTO
FREEIEITURSE OLE
PONTO DE PEDIDO
Quantidade PRODUTO DS CRUZ DUPATRI CBS MEDSERV | PACHECO
3.000 |SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML RS 0,44 RS 0,65 | RS 1,59
4.000 [SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON RS 0,63 | RS 5,49 | RS 0,63




’ duscalri

HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (04.027.894/0003-26) - GO

Orgamento: 1006348 Data: 22/06/2021 Condi¢do de Pagamento: 30DD
Atendente: 39-PATRICIA OLIVEIRA DOS SAlValidade do Orgamento: 25/06/2021 Prazo/Entrega:
Cliente: 9356-ASSOC.FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
Enderego: R SAO JOSE DO PARAISO, 100
Telefone: (11) 2388-0861
Item Codigo Descri¢do Quantidade Pr. Caixa Preco Unit. Total
SWAB PLASTICO COM STUART ESTERIL C/100 - CRAL -
1 37443 HASTE FLEXIVEL 40 549,3100 5,4931 21.972,40
TOTAL DOS ITENS: 21.972,40

Pagina 1



23/06/2021 Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

CBS (Vendas) <cbs.vendas@terra.com.br>
Ter, 22/06/2021 17:06

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>
Carla, boa tarde!

Segue abaixo a cotagao solicitada.

SWAB P/COLETA AMOSTRA EST HASTE PLASTICO PONTA RAYON (100) PC 0,6270

Atenciosamente
Renie
CBS Médico Cientifica - SP

Fone: (11) 3564-1007
E-mail: cbs.vendas@terra.com.br

De: Carla Cristina Da Silva [mailto:carla.silva3@afip.com.br]

Enviada em: terca-feira, 22 de junho de 2021 16:30

Cc: Eder Lino da Luz

Assunto: Cotacdo Para o CNP] 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Boa tarde!

Solicito cotac¢ao dos itens abaixo:

ITENS QUANT  |VALOR
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML 3000
SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON 4000

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTcBMGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMMmZKNDUzOAAQAA1%2BMOQruDICIx3gwf...  1/1



23/06/2021

Email — Carla Cristina Da Silva — Outlook

RES: Cotacao Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Cris_Higilife <vendas@higilifesp.com.br>
Qua, 23/06/2021 16:06

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>

Eder e Carla, boa tarde!

Entrega Imediata

Frete CIF

Pagamento 30dias

Obrigada.

ITENS QUANT VALOR

SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML SAMTEC CX 100 3000 44,46

SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON CX 100 4000 62,60
CRISTIANE VILELA FESTA

B vendas@higilifesp.com.br

0 199727-6024 /11 94759-9235 (Nextel)

HIGILIFE , . ... .o

De: Cris_Higilife <vendas@higilifesp.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 23 de junho de 2021 09:48
Para: 'Carla Cristina Da Silva' <carla.silva3@afip.com.br>
Cc: 'Eder Lino da Luz' <eder.lino@afip.com.br>

A2T76.QNEE

Assunto: RES: Cotacdo Para o CNPJ 47.673.793/0145-57 (CAC GUARULHOS)

Prioridade: Alta

Bom dia

ITENS QUANT |VALOR
SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 05 ML SAMTEC CX 100 3000 44,46
SWAB HASTE FLEXIV PLAST ESTERIL PONTA RAYON CX 100 4000 62,60

Sera que podem negociar se possivel estes itens?
Ficamos agradecidos, um dia bom pra vcs.

Entrega Imediata
Frete CIF
Pagamento 30dias

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADUYZTZKY Tk2LTcSBMGMINDQ4Yy04N2YzLTVhY TImMmZKNDUzOAAQAA1%2BMOQruDICIx3gwf...
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Drogarias Pacheco > Home Care > Primeiros Socorros > Soro Fisiolégico

Soro Fisioldgico ADV Cloreto de Sodio 09% Ampola Individual

5ml

477338

DESCRICAO COMPLETA v

Colgate
N’

COLGATE SENSITIVE
PRO ALIVIO IMEDIATO
com aké

47 %

Compre Aqui

Descricdo

VENDEDOR
Drogarias Pacheco

RS 1,59

-1 +

DESCONTO CONVENIO
Exclusivo para clientes cadastrados no programa.

VER DESCONTOS CONVENIO [ ]

Como associar um convénio a Minha Conta?

CALCULE O FRETE Nao sei meu CEP

Informar seu CEP

ACESSIBILIDADE A - A +

Definicdes de cookies

Ao clicar em "Aceitar todos os cookies”, concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para

melhorar a navegacao no site, analisar a utilizagdo do site e ajudar nas nossas iniciativas de marketing. Politica

de cookies




|

AEDSERY

MEDSERV_

Medserv Suprimentos Médico/Hospitalares Ltda
Rua: Miosotis, n® 341 - Vila Marchi - Sdo Bernardo do Campo - S.P.

CEP: 09811-100 TEL/FAX: (11) 4352-3522 CNPJ: 60.298.361/0001-98

CONTATO: BEATRIZ
e-mail: vendasl0@medserv-sp.com.br
COMPRADOR: Carla

ORCAMENTO
AFIP

DATA: 22/06/2021

DESCRICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Item | Quant. Medicamento / Material INFORMACOES/ OBSERVACOES Valor Unitario Valor Total
1 300 |SORO FISIOLOGICO 0,9% AMPOLA 5ML ADV CXC/10 R$ 6,45 | R$ 1.935,00
TOTAL R$ 1.935,00

Condicdo de Pagamento: 30 dias
Faturamento Minimo: R$ 250,00
Frete: CIF

Prazo de Entrega: 03 A 07 DIAS
Validade da Proposta: 02 DIAS

A venda de medicamento CONTROLADO é restrita, pois n6s somos distribuidores, que ao contrario de
farmacias, nao fazemos retencio de receitas médicas. Para a venda devera ser enviado o Alvara de
Funcionamento, Licenc¢a Sanitaria do Ambulatorio, Certiddo de regularidade do Responsavel Técnico.
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