Entidade: Associa¢do Fundo de Incentivo & Pesquisa - AFIP
Contrato de Gestdo: N° 402/2018-FMS - CAC Guarulhos
Objeto do Contrato: Gerenciamento e realizacdo de exames clinicos laboratoriais

Processos de compras realizados e destinados ao enfrentamento do Coronavirus

Cotacdo de Precos Compra
Ordem [Empresa CNPJ Objeto valor | Meio | Numero do Pedido de Compra | Data | Empresa CNPJ Valor Unitario| Quantidade | Valor Total
Cotacéo 1 injex [ 48791685000168| MASCARA DESCARTAVEL | R$ 0,55 | E-malil
Cotacdo 2| master |11730935000140 MASCARA DESCARTAVEL | R$ 0,40 | E-mail 383957 09.12| MASTER [ 11730935000140| R$ 0,40 2.000 | R$ 800,00
Cotacdo 3| drluvas | 28320906000102| MASCARA DESCARTAVEL | R$ 0,65 | E-mail




FORNECEDOR LOJA NOME NREDUZ EMPRESA FILIAL DATAREF PEDIDO TOTAL COND PAG DESCRI
000053 01 MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA MASTER HIGIMED AFIP 88-GUAR HOSP PIMENTAS BONSUCESSO 2020/12 383957 800,00 007 ENTREGA FUTURA



AFIP - Associagdo Fundo de Incentivo a Pesquisa

Ponto de Pedido -

| ORCAMENTO

FELIEITURA OE =9

| 58-%¥6. GUARULHOS

PONTO DE PEDIDO

Quantidade PRODUTO master labtech injex

2000 mascara descartavel RS 0,40 | RS 0,55 [ RS 0,65




PEDIDO DE COMPRAS - REAL 383957

Folha.........t Unica
pata Impressdo: 11/12/2020
Hora Impressdo: 14:58:46
3a.Emissac la.via

ASSOERCAD FDD D IICARTIND A PRRGHI,
ASSOCIACAD FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA
RUA SAO JOSE DO PARAISO, 100
CEP :07243-550 - GUARULHOS - 8P
TEL: {(11) 2388-0892 FAX (11) 5808-7000
CNPJ 47.373.793!0145-57 IE:ISENTO
o5 b

pata de entrega { 15/12/2020

0001 MASCO101

a s

AL. DAS OLIVEIRAS VL JERUSALEM

DANILO TEL: (11 ) 39862467  FAX(11)

i L S

MASCARA DESCAR’EAVEL COM ELASTICO

MASTER HIGIMED COML PROD DE HIG HOS LTDA-000053-01 L.E.: 635.620.924.119

SAQ BERNARDO DO-SP-CEP09811-380 CNPJ 11.730.935/0001-40

UN 200000 0,4000 0.00 800,00

Local de Entrega...: RUA SAQ JOSE DO PARAISO, 100-GUARULHOS-SPCEP :07243-550
Local de cobranca..: RUA PADRE MACHADO, 1040-5A0 PAULO-SPCEP :04020-060

Comprador Geréncia

Diratoria

Condicdo Pagamento.:30DDL Data Inclusdo Total das Mercadorias: 800,00
30 08/12/2020 Total com Impostos.. : 800,00
Total Geral : 800,00
Pl 0,00 ICMS : 144,00
Frete: 0,00
Liberagdo do Pedido




FORNECEILOJA NOME NREDUZ EMPF FILIAL DATAREF  PEDIDO TOTAL CONL DESCRI
000053 01  MASTER HIGIMED CON MASTER HIGIMED AFIP 88-GUAR HOSP PIMENTAS BONSUCE. 2020/12 383957 800,00 007 ENTREGA FUTURA




Eder Lino da Luz

T Voo s L
De: Carla Cristina Da Silva
Enviado em: sexta-feira, 11 de dezembro de 2020 15:19
Para: Eder Lino da Luz
Assunto: ENC: Cotacio Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

De: Luciano Tagliacolli <cotacaoinjex@hotmail.com>

Enviado: segunda-feira, 7 de dezembro de 2020 14:47

Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3@afip.com.br>

Cc: Eder Lino da Luz <eder.lino@afip.com.br>; CLAUDIA LIMA DOS SANTOS <Claudia.Santos@afip.com.br>
Assunto: RES: Cotagdo Para o CNPJ 47.673.7930178/15 (CEAC SUL)

Prezada Sra. Carla, Muito Boa Tarde.
Agradecemos pelo contato.

Segue orcamento:

AGULHA SIMPLES 25X8 C/ ECLIPSE 3000 RS 0,34
SERINGA DESCARTAVEL 5 ML BICO LOCK 4000 RS 0,14
AVENTAL DESCARTAVEL BARREIRA VIRUS PCT C/10 10| 150,00
MASCARA DESC. C/ ELASTICO. 2000 R$ 0,65

Pedido minimo RS 1.000,00 = frete CIF.




ltem Qtde Cdédigo  Descricéo Entrega _ Unitario Total

13 40  MASCARA MASCARA C[RURGICA TRIPLA DESCARTAVEL ELASTICO 0 55,00 2.200,00
Obs Item: CICLIP 50 UN""D!VERSOS Lo :

|_Sub Total 8.904,65 |

| Total Final 8.904,65 |

QObs :
EM FALTA - MICROTUBQO TIPO EPPENDORF-GRADUADO NEUTRO VOL 1, 5ML - N/ESTERIL - 1000 UN -
CRALPLAST

EMFALTA - COLETOR 50ML ESTERIL TAMPA VERMELHA
AGULHA ECLIPSE - NAO TEMOS

CLORETO DE SODIO - NAO TEMOS
ALCOOL GEL 100ML - NAO TEMOS




De: Stephanie di Loreto - Master Higimed <stephanie.loreto@masterhigimed.com.br>

Enviado: quinta-feira,
Para: Carla Cristina Da Silva <carla.silva3 @afip.com.br>
Assunto: RES: Cotagdo de luva

Bom dia Prezada Carla,

Agradeco o envio do orcamento, por favor considerar:

DESCRICAO

Qrb

V. UNIT.

TOTAL

MASCARA DESCARTAVEL

2000

0,40

800,00

Valido para hoje, valores, quantidades e valores.
Fico a disposig2o.

-Atenciosamente,

Stephanle di Loreto
Camercial

stephanie.loreto@masterhigimed.com.br

Tel: (11) 3996-2467 ramal: 226
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